ClaimConcept

Van: concept@home.nl

Verzonden: maandag 7 november 2016 11:08
Aan: KiFiD

CC:

Onderwerp: Doorsturen: Kfid GC-15-00185
Bijlagen: winmail.dat

Geachte heer Verschoof,
Inzake GC-15-00185 -Aegon wenst Aegon niet te schikken, met een beroep op verjaring.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

(Verzonden via HTC)

Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]
Verzonden: vrijdag 4 november 2016 13:39
Aan: 'Kieft, Marinus'

CC: ; '
Onderwerp: RE: Kfid GC-15-00185

Mario,

Het oordeel van de Hoge Raad is glashelder en voor aanstaande maandag ben ik
vooralsnog bereid alleen het contract op naam van bespreken, op basis
van onze berekening:

Inleg 25004074 € 15.904, 20
Wettelijke rente HR2015.1198 € 15.831,36
Subtotaal 1 € 31.735,56
Dividend € 2.620,02
Subtotaal 2 € 29.115,54

Mocht Aegon tot een andere berekening komen, dan zien wij die graag nog
tegemoet.

Voor het contract van blijft onze vordering in stand, als
Aegon haar in rechte wil betrekken zal ik haar op mijn kosten in reconventie
bijstaan. Mocht dit te lang duren, dan zullen wij Aegon op enig moment zelf
gaan dagvaarden.

Gebak onder voorbehoud.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

Van: Kieft, Marinus [mailto:MKieft@AEGON.NL]
Verzonden: vrijdag 4 november 2016 13:11
Ran: ClaimConcept (concept@home.nl)

CC: ;

Onderwerp: RE: Kfid GC-15-00185




Geachte heer Terpstra,
Naar aanleiding van uw e-mail van 3 november jl. bericht ik u als volgt.

In vervolg op de brief van de heer Verschocf van het Klachteninstituut
Financiéle Dienstverlening van 15 september jl1. heeft Aegon aangegeven dat
zij (i) de uitspraak van de Hoge Raad van 2 september 2016 zal volgen in die
gevallen waarop deze uitspraak ziet en die niet reeds zijn verjaard of
onderwerp zijn van een schikking met finale kwijting en (ii) nog steeds
bereid is om in overleg met - al dan niet bijgestaan door een
belangenbehartiger - te bekijken of het mogelijk is om het geschil
betreffende zijn Vliegwielovereenkomst met nummer 25004074 op minnelijke
wijze op te lossen. In dat kader zijn en Aegon overeengekomen
om 7 november 2016, 11.00 uur met elkaar in gesprek te gaan. Gelet op het
vrijblijvende karakter van dit gesprek hebben wij uw berekening voor
kennisgeving aangenomen.

Uit uw e-mail maak ik op dat u aanstaande maandag ook het dossier wvan
wenst te bespreken. Aegon gaat daar niet mee akkoord.
heeft haar klacht eerder aan het Klachteninstituut

Financié&le Dienstverlening voorgelegd en is bekend met het oordeel van de

Commissie van Beroep Financiéle Dienstverlening van 29 juli 2014. Voor de

goede orde wijs ik erop dat uit hoofde wvan deze uitspraak
aan Aegon een bedrag groot EUR 7.199,82 exclusief wettelijke rente
verschuldigd is. Hoewel wij bij brief d.d. 11 augustus 2014

hierover hebben bericht heeft zij voormeld bedrag nimmer aan Aegon voldaan.

Met vriendelijke groet,
Mario Kieft

Jurist

Aegon Nederland N.V.

Juridisch Fiscale Zaken - Legal Support Leven
Lange Marktstraat 11

8911 AD Leeuwarden

T +31 (0)58 — 244 36 04

E mkieft@aegon.nl

From: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]

Sent: donderdag 3 november 2016 11:08

To: Kieft, Marinus <MKieft@AEGON.NL>; Klantenservice Aegon
<Klantenservice@AEGON.NL>

Cc:

Subject: Kfid GC-15-00185

Geachte heer Kieft,

In voorbereiding op ons gesprek op maandag 7 november as., heb ik inmiddels
een berekening gemaakt van de vergoedingen op basis van uitspraak
HR:2016:2012 waar en recht op hebben,

exclusief juridische kosten:

Inleg 25004074 € 15.904,20
Wettelijke rente HR2015.1198 € 15.831, 36
Subtotaal 1 € 31.735,56
Dividend € 2.620,02
Subtotaal 2 € 29.115,54

Eventuele verschillen kunnen hooguit marginaal zijn, eenzelfde berekening
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geldt voor het contract wvan H

Inleg 44001013 € 10.975,20
Wettelijke rente HR2015.1198 € 6.490,55
Subtotaal 1 € 17.465,75
Dividend € 1.694,39
Subtotaal 2 € 15.771,36

Wat de juridische kosten betreft, ben ik sinds 2010 met Aegon intensief in

onderhandeling voor inzake contract 44001013 en zoals bekend sinds
augustus 2012 ook gemachtigde voor , nadat Aegon zelf contract
25004074 in de onderhandelingen heeft betrokken. heeft ook kosten

moeten maken bij zijn voormalige belangenbehartiger Leaseproces, maar is
geheel onbekend met uw diverse pogingen eerder in 2012 om via hen tot een
minnelijke oplossing te komen, zoals geventileerd in uw schrijven van 21
oktober 2016 aan de heer Verschoof. Kunt u desbetreffende correspondentie
met Leaseproces alsnog toesturen?

Zorgt u voor de koffie, dan zorg ik voor gebak!

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]
Verzonden: vrijdag 28 oktcber 2016 15:20
Aan:

CC: '"Kieft, Marinus'

Onderwerp: RE: Kfid GC-15-00185

Geachte

Hierbij bevestig ik, dat naar aanleiding van de brief van Kifid dd 27
oktober 2016 wij in gesprek gaan met de heer Kieft op maandag 7 november
2016 om 11.00 uur bij Aegon in Leeuwarden.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

Van: ClaimConcept [mailto:conceptfhome.nl]
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2016 12:52
Ran: 'Kieft, Marinus'

Onderwerp: Kfid GC-15-00185

Geachte heer Kieft,

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw aanbod via Kifid om met
tot een minnelijke regeling te komen. U kunt een afspraak met
ons maken via telefoonnummer 06-45402408.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra



